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8. SINIF8. SINIF
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   ADIN SOYADIN:  ADIN SOYADIN:

SINIF / NO:SINIF / NO:
OKUMAK İSTEDİĞİN LİSE:OKUMAK İSTEDİĞİN LİSE:

GİRMEK İSTEĞİN YÜZDELİK DİLİM:GİRMEK İSTEĞİN YÜZDELİK DİLİM:



DENEME SINAVI TAKİP ÇİZELGESİDENEME SINAVI TAKİP ÇİZELGESİ
DERSLER TÜRKÇE SOSYAL 

BİLGİLER
DİN 

KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN 
BİLİMLERİ TOPLAM PUAN

TARİH DENEME ADI D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N



haftalık ders çalışma çizelgesihaftalık ders çalışma çizelgesi
DERSLER Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Not

08.30-09.10

09.25-10.05

10.20-11.00

11.15-11.55

Öğle Arası

13.00-13.40

13.55-14.35

14.50-15.30

Okul Kursu

15.40-16.20

16.20-17.00

Dinlenme

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00

22.00-23.00

Ders programınıza göre haftalık ders çalışma programını doldurunuz.



soru bankası takip çizelgesisoru bankası takip çizelgesi
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ta-
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Türkçe
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İngilizce

Matematik
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kazanım kavrama DOĞRU yüzdesikazanım kavrama DOĞRU yüzdesi
TÜRKÇE

1. kitap 2. kitap 3. kitap 4. kitap 5. kitap 6. kitap 7. kitap 8. kitap

D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y %

DİL BİLGİSİ

Fiilimsiler

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri 

SÖZCÜKTE 
ANLAM

CÜMLEDE 
ANLAM

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümle Yorumlama

METİN TÜR-
LERİ – SÖZ 
SANATLARI

Metin Türleri

Söz Sanatları

PARÇADA 
ANLAM

Paragrafın Anlam Yönü

Paragrafın Yapı Yön

Tablo ve Grafik İnceleme

Görsel Yorumlama

Sözel Mantık (Akıl Yürütme)

YAZIM BİL-
GİSİ

İmla (Yazım) Kuralları

Noktalama İşaretleri

ANLATIM BO-
ZUKLUKLARI



kazanım kavrama DOĞRU yüzdesikazanım kavrama DOĞRU yüzdesi
MATEMATİK

1. kitap 2. kitap 3. kitap 4. kitap 5. kitap 6. kitap 7. kitap 8. kitap

D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y %

SAYILAR VE 
İŞLEMLER

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kare köklü İfadeler

VERİ İŞLEME

OLASILIK Basit Olayların Olma OL.

CEBİR

Cebirsel İfadeler ve Özd.

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

GEOMETRİ 
VE ÖLÇME

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Geometrik Cisimler

 Dönüşüm Geometrisi

Sözel Mantık (Akıl Yürütme)



kazanım kavrama DOĞRU yüzdesikazanım kavrama DOĞRU yüzdesi
INKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. kitap 2. kitap 3. kitap 4. kitap 5. kitap 6. kitap 7. kitap 8. kitap

D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y %

Bir Kahraman Doğuyor

Milli uyanış

Milli Bir Destan

ÇAğdaş Tükiye yolunda

Demokratikleşme Çabaları

Atatürkçülük

Atatürk dönemi

İkinci Dünya Savaşı ve S.

INGİLİZCE
Unit 1: Friendship

Unit 2: Teen Life

Unit 3: Cooking 

Unit 4: Communicatione

Unit 5: The Internet

Unit 6: Adventures

Unit 7: Tourism

Unit 8: Chores 

Unit 9: Science

Unit 10: Natural Forces



kazanım kavrama DOĞRU yüzdesikazanım kavrama DOĞRU yüzdesi
FEN BILIMLERI

1. kitap 2. kitap 3. kitap 4. kitap 5. kitap 6. kitap 7. kitap 8. kitap

D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y %

Mevsimler ve iklimler

DNA ve Genetik Kod

Basınç

Madde ve Endüstri

Periyodik Sistem

Fiziksel ve Kimyasal Değ

Asitler ve Bazlar

Eşitsizlikler

Madde ve Endüstri

Maddenin Isı ile Etkileşimi

Basit Makineler

Canlılar ve Enerji İlişkileri

Enerji Dönüşümleri

Elektrik Yükleri ve



kazanım kavrama DOĞRU yüzdesikazanım kavrama DOĞRU yüzdesi
DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI

1. kitap 2. kitap 3. kitap 4. kitap 5. kitap 6. kitap 7. kitap 8. kitap

D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y %

KADER 
İNANCI

Kader ve Kaza İnancı

İnsanın İradesi ve Kader

Kaderle İlgili Kavramlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

ZEKÂT VE 
SADAKA

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği 
Önem

Zekât ve Sadaka İbadeti

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal 
Faydaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

DİN VE 
HAYAT

Din, Birey ve Toplum

Dinin Temel Gayesi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf

Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı



DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI
1. kitap 2. kitap 3. kitap 4. kitap 5. kitap 6. kitap 7. kitap 8. kitap

D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y % D Y %

HZ. MU-
HAMMED’İN 
ÖRNEKLİĞİ

Hz. Muhammed’in Doğruluğu ve Güvenilir 
Kişiliği

Hz. Muhammed’in Merhametli ve Affedici 
Oluşu

Hz. Muhammed’in İstişareye Önem Vermesi

Hz. Muhammed’in Davasındaki Cesaret ve 
Kararlılığı

Hz. Muhammed’in Hakkı Gözetmedeki 
Hassasiyeti

Hz. Muhammed’in İnsanlara Değer Vermesi

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve 
Anlamı

KUR’AN-I 
KERİM VE 
ÖZELLİKLERİ

İslam Dininin Temel Kaynakları

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh

kazanım kavrama DOĞRU yüzdesikazanım kavrama DOĞRU yüzdesi



BAna kendini anlatBAna kendini anlat
Güçlü yönlerin nelerdir? Eğlenceli yönlerin nelerdir? Zayıf yönlerin nelerdir? Ev işlerinde yaptığın yardımlar En çok etkilendiğin kitap han-

gisiydi? Kahramanını kısaca 
tanıtıp özetini yapar mısın?

Tek başına hallettiğin bir so-
run var mı? Kısaca bahseder 
misin?

Kendi kendine öğrendiğin bir 
bilgi, konu veya program var 
mı? Varsa kısaca bahseder 
misin?

Büyüyünce mesleğinin ne 
olmasını istersin?

Bu meslek için izlemen gere-
ken yol nedir?

Kendini bana tarif et desem 
nasıl anlatırsın?


